
Secao de Administracao <sad.go@prf.gov.br>

Re: CR2 - IMPO ANÁLISE - CARTA CIÊNCIA - MINISTERIO DA J - GDC
20211118000001271
1 mensagem

Secao de Administracao <sad.go@prf.gov.br> 27 de junho de 2022 11:20
Para: "nuofi.go nuofi.go" <nuofi.go@prf.gov.br>, marcio.bnu@bb.com.br, carolenequio@bb.com.br,
age0086@bb.com.br, wfc@bb.com.br

Bom dia,
tendo em vista o Despacho nº 68/2022/PE-102 (em anexo), o qual informa que o objeto da presente Carta de
Crédito está em fase de desembaraço para recebimento, solicitamos dilação de prazo de resposta deste e-mail
até o dia 08/07/2022.

Atenciosamente,

RENATO OLIVEIRA E CASTRO
Chefe da Seção de Administração

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO EM GOIÁS
Polícia Rodoviária Federal
Rua P23A, Lote 04, s/n, Setor dos Funcionários, Goiânia-GO
CEP: 74.543-380 / (62) 3216-8800
sad.go@prf.gov.br

Em sex., 24 de jun. de 2022 às 11:48, nuofi.go nuofi.go <nuofi.go@prf.gov.br> escreveu:

Bom dia, chefe Renato.
Segue para providências!
Att.,
Amanda Campos
---------- Forwarded message ---------
De: <atendimentocomex.cwb@bb.com.br>
Date: qui., 23 de jun. de 2022 às 12:39
Subject: CR2 - IMPO ANÁLISE - CARTA CIÊNCIA - MINISTERIO DA J - GDC 20211118000001271
To: nuofi.go@prf.gov.br <nuofi.go@prf.gov.br>
Cc: Marcio Adel Forzoli <marcio.bnu@bb.com.br>, Caroline Enequio de Souza <carolenequio@bb.com.br>, S
PUBLICO GOIANIA - GO 1411 <age0086@bb.com.br>, Wander Fachinelli Cavalcante <wfc@bb.com.br>

#interna

Prezados(as),                       

Estamos encaminhando em anexo Carta ao Importador - Aviso Chegada de Documento para leitura, aceite e
assinatura, referente à remessa recebida do exterior, conforme abaixo:                       

Carta de Crédito: 03041212779                       
Valor: USD  53.048,25                       
Fatura: EXP-101-22-0204                       
GDC: 20211118000001271

Documentação apresentada com discrepâncias. Consultar a lista de discrepâncias na Carta Ciência
dos documentos, conforme ar�go14 da Publicação UCP 600
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Atenciosamente,

--

Núcleo de Orçamento e Finanças de Goiás
Superintendência de Polícia Rodoviárias de Goiás
Departamento de Polícia Rodoviária Federal
Rua P23A LT 4 Setor dos Funcionários
(62) 3216 8833
nuofi.go@prf.gov.br

SEI_PRF - 42140805 - Despacho BB.pdf
96K
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